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Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza
Beneficiario:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Poliza: D00836 Del 13/09/2024

Concepto: TRANSF A CTA PPAL 3513213 DE CUENTA INVERSIONES

Fechay
hora de Impresién
Pagina

Folio / Cheque :

19/sep./2024

09:16 a. m.
1

No Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento
0001 1112-01-0001 BANAMEX 3513213 PPAL. $80,000.43 FF:, TRANSF A CTA PPAL 3513213 DE CUENTA
INVERSIONES
0002 1112-01-0008 BANAMEX C111035647 $80,000.43 FF:, TRANSF A CTA PPAL 3513213 DE CUENTA
INVERSIONES
Sumas iguales => 80,000.43 80,000.43

Elaboré: DianaTrevizo

Modifico: DianaTrevizo



Citi Secure Email

(SECURE) RE: BAJAR DINERO DE LA INVERSION DEL
CONTRATO111035647

De: "Ortega, Jose Pablo " <jose.pablo.ortega@citi.com>

Para: "emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx" <emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx>, "Pacheco Vargas, Julio Alonso "
<julio.alonso.pachecovargas@citibanamex.com>

Cc: 'Rafael Valenzuela' <rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx>, "leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx”
<leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx>, "Diana Elena Trevizo Pefia" <dianatrevizo@yahoo.com.mx>, '‘Diana Trevizo'
<diana.trevizo@cedhchihuahua.org.mx>

Enviado: viernes 13 de septiembre de 2024 15:54:05 GMT

Respuesta segura

ﬁ Buen dia,

Confirmo el movimiento solicitado bajo el servicio de Ejecucion la Compra del fondo BLKGUB1 CO-
D

La operacion de Compra se realizd por el monto solicitado de $80,000.00 a un precio de $3.2623
que equivale a 24,522 titulos.

Valoramos profundamente la confianza que depositas en Citibanamex para el manejo de tus
inversiones. Quedo atento a cualquier otra solicitud que puedas tener.

José Pablo Ortega Salazar
Especialista de Inversiones
Banca de Gobierno e Instituciones
Caiz del Valle 350 OTE ler piso |

San Pedro Garza Garcia, N.L.

Tel. 811-226-8078
Jose.pablo.ortega@citi.com

citibanamex&

h From: [cedhchihuahua.org.mx] emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx
Sent: viernes, 13 de septiembre de 2024 09:40 a. m.
To: Ortega, Jose Pablo [LF-RB]; Pacheco Vargas, Julio Alonso [LF-CB]
Cc: 'Rafael Valenzuela'; leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx; 'Diana Elena Trevizo Pefia’; 'Diana Trevizo'
Subject: BAJAR DINERO DE LA INVERSION DEL CONTRATO111035647

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.

BAJO EL SERVICIO DE EJECUCION.
PRESENTE.-

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los productos de Citi que comprd o tiene la intencién de comprar, comuniquese con su asesor de
contacto/financiero de Citi. Si no puede abrir/leer el documento PDF adjunto o tiene otros problemas relacionados con el uso del correo electrénico
seguro, puede solicitar ayuda las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana: Teléfono: +1-866-535-2504 (dentro de los Estados Unidos), o para
llamadas desde el exterior +1-904-954-6181 (se aceptan llamadas por cobrar), o por el Correo electrénico: secure.emailhelp@citi.com



Por este medio se solicita bajar de la cuenta de inversiones del contrato 111035647 a nombre de la Comision Estatal de los
Dereches Humanos , el monto de $ 80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 m.n.), a la cuenta 3513213 sucursal 934 a nombre de la

Comision Estatal de los Derechos Humanos,
Agradeciendo sus atenciones al presente, saludos cordiales.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos.

& {JJ C.P. Emma Paola Murillo Carrillo
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Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los productos de Citi que compré o tiene la intencion de comprar, comuniquese con su asesor de
contacto/financiero de Citi. Si no puede abrir/leer el documento PDF adjunto o tiene otros problemas relacionados con el uso del correo electronico
seguro, puede solicitar ayuda las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana: Teléfono: +1-866-535-2504 (dentro de los Estados Unidos), o para
llamadas desde el exterior +1-904-954-6181 (se aceptan llamadas por cobrar), o por el Correo electrénico: secure.emailhelp@citi.com
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' COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Cuenta en linea - Cuenta de Cheques

Tipo de cuenta Cheques Cuenta 3513213
Sucursal 934 Periodo Septiembre 2024
Resumen del 01/09/2024 al 18/09/2024 e -
Saldo anterior $801,180.28 Fecha tiltimo corte 31/08/2024
Deposi $ 81,389.06 Fecha altimo movimiento 18/09/2024
Retiros (4) $799,772.22 Importe linea de crédito §0.00
Saldo al 18/09/2024 $82,797.12 Saldo linea de crédito $0.00
Disponible linea de crédito $0.00
Detalle de movimientos - Depésitos y retiros
Fecha Descripcién Depésitos  Retiros Saldo
! 05/ RETIRO X INSTRUCC D 111035647 SUC. Fixed 0111035647 00294794 77499812 26,182.16
. COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00045887 1,497.60 24,684.66
‘ VACOMISCOBRADA 0000000000 00045887 239.60 24,445.06
"-\‘ 13 FASPASO INVERSION 111035647 0111035647 00198099 80,000.43 104,445.49
134 £\ DEP GARANTIA CONTRATO CEDH16C.4.041. P INT 0130924 00399831 23,037.00 81,408.49
174 ritegro viaticos D INT 0409240 03730362 B77.42 82,285.91
18 I DVINT 1648041 00575311 511.21 82,797.12

“Este documento es sélo de caracter informative, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal”
Importante: Esta operacién genera cobro de comision de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:

https::‘fwww.banamex.com're5omccst'pdf.fosflcy_tran sparencia/comisiones/CMBE. pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu gjecutivo de relacion.

mpresariai.citibanamex.com.mx/scripts/cgic!ntcbbbne4.fGEL78I4NH49HZIECQOM5C0/ND150_ﬁ
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