COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Pdliza: D00886 Del 07/10/2024

Concepto: TRANSF A CTA PPAL 3513213 DE CUENTA INVERSIONES

) Fechay| 14/oct./2024
Usr: DianaTrevizo hora de Impresién | 02:39 p. m.
Rep: rptPoliza Pagina 1
Beneficiario: Folio / Cheque :
No Cuenta Descripcion de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento
0001 1112-01-0001 BANAMEX 3513213 PPAL. $292,601.98 FF:, TRANSF A CTA PPAL 3513213 DE CUENTA
INVERSIONES
0002 1112-01-0008 BANAMEX C111035647 $292,601.98 FF:, TRANSF A CTA PPAL 3513213 DE CUENTA
INVERSIONES
Sumas iguales => 292,601.98 292,601,98

Elaboré: DianaTrevizo
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Lunes 7 de Octubre det 2024, 11:22:43 AM Centro de México

mx/scripts/cgiclntcbbbne5/NX@HNOD84SB8CC1GBDQ2C55BF/ND122_

BancaNet Empresarial

Movimientos del Dia

Cliente

Razon Social

73562443
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del dia 07/10/2024

Sucursal ' ?A_,‘ Nombre COMISION ESTATAL DE DERECH
¢ Cuenta (3513213 Retiros (0) $0.00
Depésitos (1) | $792601.95

Detalle de movimientos - Depésitos y retiros

s, Ref Ref W Banco 3 F Saldo
Num Fecha Descripcién  Suc Numérica Alfanumérica Autorizacién Ordenante Eriaar Depésitos Retiros MXN
i 07M10/2024  YONGMIOIO 5hq 491035647 161586 29250198 ) - 376,605.43
da inversion
e —

“Este documento es sojo de caracter informative, no iene validez oficial como comprobante legal o fiscal”
Importante: Esta operacion genera cobro de comision de acuerdo con jo publicado en el siguiente enjace:
https:/www.banamex.comiresources/pdfies/ley _transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promaciones con t ejeculivo de relacion.

https://bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicinicbbbne5/NX@HNOD84SB8CC1GBDO2C55BF/ND122__ 1M




Citi Secure Email

(secure) BAJAR DINERO DE LA INVERSION DEL CONTRATO 111035647

De: "Cordova Avila, Erika Berenice " <erika.berenice.cordovaavila@citibanamex.com>
Para: "leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx" <leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx>, "Pacheco Vargas, Julio Alonso "
<julio.alonso.pachecovargas@ecitibanamex.com>

Cc: 'Rafael Valenzuela' <rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx>, "emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx"
<emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx>, "dianatrevizo@yahoo.com.mx" <dianatrevizo@yahoo.com.mx>, "Ortega, Jose
Pablo " <jose.pablo.ortega@citi.com>

Enviado: lunes 7 de octubre de 2024 17:04.57 GMT

RES}DUES'{& segura

Buenos dias, confirmo bajo el servicio de ejecucion el retiro solicitado del fondo BLKGUB1 C0-D
Atentamente

Erika B. Cordova Avila

inversiones Banca Empresarial
Insurgentes Sur 1918 PB | Agricola Chimalistac
CP 01050 | CDMX

55 22 62 22 87 (red 52287)
erika.berenice.cordovaavila@citibanamex.com

citibanamex&

De: [cedhchihuahua.org.mx] leticia.alonso @ cedhchihuahua.org.mx

Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2024 10:58 a. m.

Para: Cordova Avila, Erika Berenice [LF-RB]; Pacheco Vargas, Julio Alonso [LF-CB]

CC: 'Rafael Valenzuela'; emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx; dianatrevizo@yahoo.com.mx; Ortega, Jose Pablo [LF-RB]
Asunto: BAJAR DINERO DE LA INVERSION DEL CONTRATO 111035647

'

This Message Is From an External Sender

This message came from outside your organization.

BAJO EL SERVICIO DE EJECUCION
PRESENTE.-

Por este medio se solicita bajar de la cuenta de Inversiones del Contrato 111035647 a nombre de la
Comisién Estatal de los

Derechos Humanos, el monto de $292,600.00 (doscientos noventa y dos mil seiscientos pesos 00/100
m.n.) a la cuenta 3513213 sucursal 934

a nombre de la Comision Estatal de los Derechos Humanos.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los productos de Citi que compro o tiene la intencién de comprar, comuniquese con su asesor de
contacto/financiero de Citi. Si no puede abrir/leer el documento PDF adjunto o tiene otros problemas relacionados con el uso del correa electrénico
seguro, puede solicitar ayuda las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana: Teléfono: +1-866-535-2504 (dentro de los Estados Unidos), o para
llamadas desde el exterior +1-904-954-6181 (se aceptan llamadas por cobrar), o por el Correo electrénico: secure.emailhelp@citi.com




Asi mismo hago mencién hace unos instantes por medio de correo nos notificé José Pablo se encontrada
fuera de la ciudad, por lo cual nos informa que se le mande correo a la Lic. Erika Berenice Cordova

Agradeciendo sus atenciones al presente, saludos cordiales.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos.
& C.P. Leticia Soledad Alonso Rocha
\r Personal Especializado
}é Tel. 614-201-29-90 Ext 149
i
~

www.cedhchihuahua.org.mx

it H ’ .
‘{r.: . Libre de virus.www.avg.com

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los productos de Citi que compro o tiene la intencion de comprar, comuniguese con su asesor de
contacto/financiero de Citi. Si no puede abrir/leer el documento PDF adjunto o tiene otros problemas relacionados con el uso del correo electrdnico
seqguro, puede solicitar ayuda las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana: Teléfono: +1-866-535-2504 (dentro de los Estados Unidos), o para
llamadas desde el exterior +1-904-954-6181 (se aceptan llamadas por cobrar), o por el Correo electronico: secure.emailhelp@citi.com



